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Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br>

DILIGÊNCIA PREGÃO 11017/2023 - IFSC
2 mensagens

Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br> 31 de janeiro de 2024 às 11:16
Para: SUMMER FILMS <SUMMER.FILMS@outlook.com>

Prezados,

Para fins de averiguação do Atestado de Capacidade técnica, pedimos que nos enviem nota fiscal, ou
contrato, ou recibo ou outro documento que comprove a prestação dos serviços a empresa sanremo.
Os documentos poderão ser solicitados via sistema compras net, no momento da decisão do pregoeiro.
Prazo de resposta: 01/02/2024.

Atenciosamente,
Equipe Pregão

--

Coordenadoria de Compras
Câmpus Canoinhas

Telefone/WhatsApp business:(47) 3627 4506

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Canoinhas
Avenida Expedicionários, nº 2150, Campo da Água Verde,
Canoinhas, SC. CEP 89466-312
http://canoinhas.ifsc.edu.br/

SUMMER FILMS <SUMMER.FILMS@outlook.com> 1 de fevereiro de 2024 às 18:00
Para: Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br>
Cc: "eidy.vieira@hotmail.com" <eidy.vieira@hotmail.com>

Olá! Prezados, Boa tarde!

Segue conforme solicitado comprovantes que vinculam a parceria entre o nosso cliente Construtora Sam
Remo e a Summer Films Comercio De Pelicula Para Controle Solar Ltda. 

Atenciosamente,
Solange Alves Carvalho
Summer Films Comércio de Películas para Controle Solar Eireli
Fone: (41) 3332-7802 ou 6161
Rua 24 de Maio, 1781 - Rebouças
Curitiba - Paraná

De: Construtora San Remo <sanremo@construtorasanremo.com.br>
Enviado: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 20:49
Para: 'SUMMER FILMS' <SUMMER.FILMS@outlook.com>
Cc: leodirprado@construtorasanremo.com.br <leodirprado@construtorasanremo.com.br>
Assunto: RES: DILIGÊNCIA PREGÃO 11017/2023 - IFSC
 

Boa tarde, sim estamos cientes do assunto inclusive recebemos um e-mail ontem desta instituição e respondemos
inclusive.
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Vocês sempre prestarão serviços a nossa empresa e a San Remo tem por filosofia trabalhar apenas com
fornecedores de qualidade e vocês fazem parte deles ...

 

No momento apenas posso responder este e-mail , pois temos nossos princípios...

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

De: SUMMER FILMS [mailto:SUMMER.FILMS@outlook.com]
Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 17:18
Para: sanremo@construtorasanremo.com.br
Cc: eidy.vieira@hotmail.com
Assunto: ENC: DILIGÊNCIA PREGÃO 11017/2023 - IFSC

 

Olá! Prezados, Boa tarde!

 

Primeiro pedimos nossas sinceras desculpas pelo o incomodo e desgaste, que essa solicitação possa
gerar, mas a nossa participação no pregão 11017/2023 do Instituto Federal de Santa Catarina -
Campus Canoinhas, exigia o envio de um atestado de capacidade técnica, encaminhamos o atestado
de capacidade técnica, emitido pela Construtora San Remo, emitido em 29/03/2023, informando
que foi feito a quantidade de 2950m², em dois empreendimentos da mesma, no período entre
agosto e novembro/2022.

 

Agora o Sr.Pregoeiro do referido Pregão, solicita a comprovação que somos fornecedores da
Construtora Sam Remo, conforme a solicitação dos mesmos no e-mail abaixo.

 

Atenciosamente, 

 Solange Alves Carvalho

Summer Films Comércio de Películas para Controle Solar Eireli

Fone: (41) 3332-7802 ou 6161

Rua 24 de Maio, 1781 - Rebouças

Curitiba - Paraná

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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2 anexos

NF2152 CONSTRUTORA SAN REMO LTDA..pdf
178K

Crystal Reports_ ImpressÃ£o de OCs.pdf
222K
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109596 1Construtora San Remo Ltda
13/02/2023 Entrega

720811
Construtora San Remo Ltda Edifício Palazzo Lumini Summer Films Comercio de Pelicula

Rua. Pres. Taunay, Nº 558 - Cep.: 80430-000 Rua José Izidorio Biazeto, 1191 - CEP-81200-240 Rua 24 de maio, 1781

Batel Curitiba Pr
15

75.982.058/0001-87 10.151.261-47 Edifício Palazzo Lumini 08.185.744/0001-30 9037845989.
40039

28/56DDL 00Manutenção e Reparos - Pós VendaPós Venda / Entrega13/02/2023 13/02/2023 .

10.440,0010.440,005320un1,000

NF 2152 Salão de Festas
10.440,00

0,00
0,00
0,00

10.440,00

Juliana/Aline S

Construtora San Remo Ltda.

Ordem de Compra Nº Pág.

Emissão.: Obs.:

Faturar Contra Local de Entrega Fornecedor
Nome Nome Nome

Endereço / Cep Endereco / Cep Endereço / Cep

CidadeBairro Bairro Fone / Fax / CelularUFCidadeUF

Inscrição Estadual CNPJ:CNPJ Inscrição EstadualC. Custo

Condição de Pagamento ContatoCotaçãoRequisiçãoNível3SubCentroDt Fatur. Entrega

Descrição IPIVlr.Unit. Vlr.TotalUnd Cód.Quant.

PREVISÃO
FINANCEIRA

1 - SUB TOTAL.:FAVOR RETORNAR A ORDEM DE COMPRA ASSINADA
2 - DESCONTO..:A descarga dos materiais ficará à cargo do fornecedor.
3 - Solicitamos providenciar os Materiais e/ou Serviços desta Ordem de Compra conforme normas gerais: Título V. capítulo I do código civil brasileiro , ACRÉSCIMO:

responsabilizando-se pelos materiais e serviços cobertos por esta  Ordem de Compra, cujo número deverá ser mencionado nas respectivas notas fiscais.I.P.I...............: 
Os materiais serão inspecionados de acordo com as especificações  e aqueles que apresentarem inconformidades ou defeitos serão rejeitados e 4 - 
devolvidos ao fornecedor para reposição ou descontos no pagamento, conforme critério da obra. TOTAL GERAL

Fornecedor "de Acordo"DiretoriaComprador  

Software Licenciado para Uso Exclusivo de : 

Película  -  isofilm SS Steel 10

5.220,00-13/03/23[499207] * 5.220,00-10/04/23[499208] *



FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete
9

RECEBEMOS DE SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2152
Série 1

SUMMER FILMS COMERCIO DE PELICULA PARA
CONTROLE SOLAR LTDA.

R. Vinte E Quatro De Maio 1781 - CEP: 80.220-060 - Rebouças - Curitiba/PR - Fone:
(41) 3332-7802 / 3016-7803

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 2152
SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
41230208185744000130550010000021521787868530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230037950252 13/02/2023 11:35:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9037845989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
08.185.744/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA SAN REMO LTDA.

CNPJ/CPF
75.982.058/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1015126147

DATA EMISSÃO
13/02/2023

ENDEREÇO
AL. Presidente Taunay 558

BAIRRO
Bigorrilho

CEP
80.430-000

DATA SAÍDA
13/02/2023

MUNICÍPIO
Curitiba

FONE/FAX UF
PR

HORA SAÍDA
11:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.440,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
VALOR DO IPI

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

10.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
. - - - CEP:

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO
0.0

PESO LÍQUIDO
0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTDE VALOR VALOR TOTAL B. CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

01 Película para Controle Solar 39219090 2102 5102 un 1,0000 10.440,00000 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
14.01.514.238-8

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E
DE IPI".
***EDIFÍCIO PALAZZO LUMINI - Rua Prof. Pedro Viriato Parigot De Souza, 3305 -
Campo Comprido. - CÚPULA NOBRE - Solicitado pelo Juvenil.
Você pagou aproximadamente:
R$ 2.141,24 de tributos de importação
R$ 730,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

RESERVADO AO FISCO

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
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Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br>

DILIGÊNCIA PREGÃO 11017/2023 - IFSC
4 mensagens

Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br> 31 de janeiro de 2024 às 11:11
Para: leodirprado@construtorasanremo.com.br, sanremo@construtorasanremo.com.br

Prezado senhor Leodir,

Recebemos o referido (anexo) atestado de capacidade técnica, que esta sendo contestado em recurso no processo
licitatório.
Diligenciamos sua empresa enquanto emitente do atestado para averiguar a veracidade das informações nele
contidas. 
Poderia nos confirmar por gentileza?

Equipe pregão 11017/2023

--

Coordenadoria de Compras
Câmpus Canoinhas

Telefone/WhatsApp business:(47) 3627 4506

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Canoinhas
Avenida Expedicionários, nº 2150, Campo da Água Verde,
Canoinhas, SC. CEP 89466-312
http://canoinhas.ifsc.edu.br/

Atestado-de-Capacidade-Te_769_cnica---San-Remo (1).pdf
392K

Construtora San Remo <sanremo@construtorasanremo.com.br> 31 de janeiro de 2024 às 11:35
Para: Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br>

Olá, sou a Nikoli e confirmei as informações com o Leodir. Estou respondendo neste e-mail pois o e-mail dele esta
com problema.

 

Sim, recebemos e foi emitido e assinado pelo gerente de novas tecnologias Leodir Francisco do Prado confirmado
citado.

 

Porque a pergunta?

 

Segue contato Leodir : 41 98831-6188

 

Atenciosamente,

 

http://canoinhas.ifsc.edu.br/
https://mail.google.com/mail/b/AEoRXRRRN5lEdm0_6RKypwjXBdXYZHwMz74YqDeKHggQRgR-Ht55/u/0/?ui=2&ik=94ab6275a8&view=att&th=18d5fdc5140ce4db&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ls1v7hpl0&safe=1&zw
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br> 31 de janeiro de 2024 às 11:46
Para: Construtora San Remo <sanremo@construtorasanremo.com.br>

Prezada,

Agradecemos o retorno, e conforme informado é uma informação necessária para a decisão do recurso
interposto por empresa concorrente no pregão.

Atenciosamente,
Equipe pregão
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Construtora San Remo <sanremo@construtorasanremo.com.br> 31 de janeiro de 2024 às 12:29
Para: Setor de compras <compras.canoinhas@ifsc.edu.br>

Ok sem problemas estamos a disposição...

[Texto das mensagens anteriores oculto]


